ADMINISTRACI()N NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCION DE CONTRATACIONES PUBLICAS

DIRECCIONES UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
AV. ESPANA 1268
TELEFONO: 217 2121
TELEFAX: (595-21) 211781
WEB: http://www.ande.gov.py

DICTAMEN UOC/DCO/ANDE/N® 53/2024

Asuncion, 17 de setiembre de 2024

Sefior

Ing. Félix Sosa, Presidente

Administracion Nacional de Electricidad (ANDE)
Presente

La Direccion de Contrataciones Publicas en caracter de Unidad Operativa de Contratacion (UOC - ANDE) y en
virtud a lo preceptuado en el Articulo 15 de la Ley N° 7021/2022, las reglamentaciones que asignan funciones y atribuciones
a la UOC vy, teniendo a la vista los antecedentes de la Licitacion de Menor Cuantia Nacional ANDE N° 47/2024 para
“Servicio de Ploteado de Poster con el Texto de Mision, Visién y Valores de ANDE”, ID 442168 sefiala cuanto sigue:

La contratacion de referencia fue solicitada a través de la Solicitud de Llamado 1030000384 de fecha 23 de agosto de
2024 generado por el Departamento de Desarrollo Politicas y Sistemas de Gestion dependiente de la Division de
Organizacion, Sistemas y Procesos y con la aprobacion de la Direccion de Planificacion y Estudios, visualizada en la
estrategia de liberacion del Modulo Gestion de Materiales, Sub-médulo Gestion de Compras del sistema informatico
habilitado para el efecto.

Que la Unidad Administrativa Solicitante de conformidad a lo dispuesto en la Resolucién de la DNCP 454/2024, ha
realizado la construccion de los precios referenciales utilizando la combinacion de las siguientes opciones: “2. Precios
publicados por camaras, organizaciones, instituciones, organismos del sector publico o privado, nacional o internacional, que
puedan ser verificados en revistas, paginas web, catalogos, u otros documentos, respecto de bienes, servicios u obras
similares o idénticos a lo solicitado” y “4. Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que
permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta...”, aplicando el promedio de los precios obtenidos para
determinar el precio referencial. Se adjuntan los documentos respaldatorios y la planilla de célculo correspondiente.

Asimismo, conforme a lo establecido en el Art. 3° de la Resolucion DNCP N° 340/2024, se informa que no se pudo
cumplir con la comunicacion del llamado de referencia en la fecha prevista inicialmente, debido que el Certificado de
Disponibilidad Presupuestaria (CDP) fue suscrita en los ultimos dias del mes de Junio del corriente afio, y el proceso que
conlleva a la elaboracion del Pliego de Bases y Condiciones en forma electronica genera un retraso en la aprobacién del
mismo puesto que se debe insertar las especificaciones técnicas al formato electrénico y una vez confeccionado en forma
integra el Pliego Electronico se remite todos los antecedentes del proceso para consideracion de la Maxima Autoridad de la
Institucion para la aprobacion por Resolucion.

El procedimiento de contratacion, por el costo estimado se ajusta a lo dispuesto en la Ley N° 7021/2022 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en su Articulo 34° - PROCEDIMIENTOS CONVENCIONALES DE CONTRATACION
- inciso b) Licitacion de Menor Cuantia, Articulo 33° - CLASIFICACION DE LAS CONTRATACIONES PUBLICAS, inc. 1)
Nacionales.

Teniendo en cuenta los puntos precedentes que identifican al llamado en cuestion, corresponde someter a
consideracion de la maxima autoridad de la Institucion la autorizacion del lllamado y aprobacion del Pliego de Bases y
Condiciones, conforme al Art. 45 de la Ley N° 7021/2022. || \ ,
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LaWISION DE LA ANDE es satisfacer las necesidades de energia eléctrica del pais"ﬂy actuar en el sector eléctrico regional, con
responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administracion y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al
bienestar de su poblacion. 1/4
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Adriana Maldonado

De: Adriana Maldonado

Enviado el: lunes, 12 de agosto de 2024 10:21 a.m.

Para: 'Copipunto Espafia’

Asunto: RV: Solicitar presupuesto Poster Institucional de Misidn, Vision y Valores 2024
Datos adjuntos: 10311 - BANNER 270 ANDE.pdf; Presupuesto 155 cuadros metalicos (1).pdf
Buenos dias

Se solicita actualizacion del presupuesto enviado en fecha 05.03.24.
Desde ya muchas gracias.
Atte,,

Lic. Adriana Maldonado

Seccién Seguimiento de Informes Gerenciales

Departamento de Desarrollo de Politicas y Sistemas de Gestidn
Teléfono (595-21) 217 - 2048

De: Copipunto Espafna [mailto:esp@copipunto.com.py]
Enviado el: martes, 05 de marzo de 2024 11:45 a.m.
Para: Adriana Maldonado

Asunto: Re: Solicitar presupuesto Poster Institucional de Misidn, Visidn y Valores 2024

Buenos dias Srta Adriana!
Adjunto la cotizacion solicitada, con respecto al tiempo de entrega podemos gestionar dependiendo de para cuando |

Quedo atenta a cualquier duda o consulta
Saludos

Itati Lopez

Asesora Digital - CRM =
asp@copipunto.com.py CO p l p u nto o
+595 21 237 6700 Int. 301/3

Avda. Espafia 1755 ¢/ Pitiantuta
Asuncién, Paraguay




El lun, 4 mar 2024 a las 18:11, Copipunto Espafa (<esp@copipunto.com.py>) escribié:

Buenas tardes! ©

iMuchas gracias por contactarnos!

Disculpe la demora en darle retorno, apenas tenga la cotizacion lista le doy retorno por este medio, en si demora un
Ante cualquier cosa que precise quedo a su disposicién

Saludos

Itati Lopez

Asesora Digital - CRM a
| coplpuntoo
esp@copipunto.com.py
+595 21237 6700 Int. 301/3

Avda. Espaiia 1755 ¢/ Pitiantuta
Asuncién, Paraguay

El lun, 4 mar 2024 a las 13:54, Adriana Maldonado (<adriana maldonado@ande.gov.py>) escribié:

Buenas tardes:

Por este medio se solicita presupuestos para la impresion digital de los Textos Institucionales de Misién,
con las siguientes especificaciones técnicas:

1) Modelo: Cuadro con marco de aluminio
Medida: 84 x 59 cm
Texto: Mision, Vision y Valores de la ANDE.
Cantidad: 20 (veinte) unidades.

Cliente: Administracion Nacional de Electricidad (ANDE)



RUC: 80009735-1

2) Modelo: Banner Colgante
Medida: 80 x 60 cm
Texto: Misién, Vision y Valores de la ANDE.
Cantidad: 270 (doscientos setenta) unidades.
Cliente: Administracién Nacional de Electricidad (ANDE)

RUC: 80009735-1

Desde ya muchas gracias.

Atte,,

Lic. Adriana Maldonado
Seccién Seguimiento de Informes Gerenciales

Departamento de Desarrollo de Politicas y Sistemas de Gestién

Teléfono (595-21) 217 - 2048



Adriana Maldonado

De: Copipunto Espafia <esp@copipunto.com.py>

Enviado el: martes, 20 de agosto de 2024 04:17 p.m.

Para: Adriana Maldonado

Asunto: Re: Solicitar presupuesto Péster Institucional de Misidn, Visién y Valores 2024
Datos adjuntos: ADMIN.NAC_PPTO_10311.155.pdf

Adjunto cotizacidn corregida

Itati Lépez

Asesora Digital - CRM H
_ coplpuntoo
esp@copipunto.com.py
+595 21237 6700 Int. 301/3

Avda, Espafia 1755 ¢/ Pitiantuta
Asuncion, Paraguay

“

El mar, 20 ago 2024 a las 15:56, Copipunto Espafia (<esp@copipunto.com.py>) escribié:
Buenas tardes!

Adjunto la cotizacion solicitada con la fecha actual

Quedo atenta a cualquier duda o consulta
Saludos cordiales

itati Lopez

Asesora Digital - CRM "
. coplpuntoo
esp@copipunto.com.py
+595 21237 6700 Int. 301/3

Avda. Espaia 1755 ¢/ Pitiantuta
Asuncién, Paraguay

—

El mar, 13 ago 2024 a las 8:47, Adriana Maldonado (<adriana maldonado@ande.g,ov.py>) escribid:




Buenos dias.
Ok, muchas gracias por responder.
Saludos cordiales.

Atte,,

Lic. Adriana Maldonado
Seccién Seguimiento de Informes Gerenciales
Departamento de Desarrollo de Politicas y Sistemas de Gestidn

Teléfono (595-21) 217 ~ 2048

De: Copipunto Espafia [mailto:esp@copiounto.com.Dv]

Enviado el: lunes, 12 de agosto de 2024 04:09 p.m.

Para: Adriana Maldonado

Asunto: Re: Solicitar presupuesto Péster Institucional de Mision, Visién y Valores 2024

Buenas tardes Lic. Adriana!

iMuchas gracias por contactarnos!

Con respecto a la cotizacién, podemos mantener las mismas tal cual habiamos enviado anteriormente

Si tiene alguna duda o consulta estamos a su disposicidon
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Sucursal: CARTELERIA-HP
Fecha:  20/08/2024

COPIPUNTO S.A4

Presupuesto

Cliente: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Direccion: ESPANA 1268 CASI PADRE CARDOZO

Observacién:

20 UNIDADES DE CUADRO DE ALUMINIO A (84 X 59 CM CON

MARCO DE ALUMINIO COLOR PLATEADO MAS IMPRESION EN

FOTOGRAFICO

Nota: Este presupuesto es valido por 8 dias.

Empresa

Esta empresa cumple con
los mds altos estindares de
impacto social y ambiental

Certificada

Pég. 1 de 1

Nro: 155

Correo: ramirezricardi.dm@gmail.com

Ruc:  80009735-1
Tel:

Tot Detalle: 7,370,000
368,500 7,370,000
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COPIPUNTO S.A

Presupuesto

Pég.1de 1

Nro: 10311
Correo: ramirezricardi.dm@gmail.com

Rue:  80009735-1

Sucursal: CARTELERIA-HP
Fecha:  20/08/2024
Cliente: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Tel:
Direccion: ESPANA 1268 CASI PADRE CARDOZO
Observacion:
Tot Detalle: 13,813,600
I PRODUCCION DE 270 BANNER COLGANTES DE 60 X 80 CM DE 13,813,600 113',8173,600
ORIENTACION VERTICAL CON SOPORTE PARA COLGAR

Nota: Este presupuesto es valido por 8 dias.

Empresa

Esta empresa cumple con
los miis altos estindares de
impacto social y ambiental

Certificada
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Cuadro de Aluminio A1 y A2 con impresion - Copipunto Shop
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Cuadro de aluminio A1y A2

] Cuadro de aluminio A1 y A2. Ideal para obsequiar, comunicar,
> decorar tu hogar u oficina. Te recomendamos que elijas las.
imagenes en alta definicién.

Material: marco de aluminig, lamina protectora mate
Incluye impresian en papel fotografico.

Medidas: A1(84,1x59,4cm) 0 A2 (42x59,7¢cm)

Entregaen 24243 hs

E:I- Formas de pago seguras

w3

O cuadro aluminio A2 (42x59,7¢m) O Cuadro aluminio A(24,1x59,4¢m)

Lantigad rairama

Medidas : Cuadro aluminio A1(84,1x59,4¢cm) ©408.000

Opciones de pracio
Descuento Por Cantidad

Precio Final

Descripcién

Cuadro de aluminio A1y A2

B408.000/ 1 clemento
G0/ 1 elemento

$408.000/ 1 ciemento

Cuadro de aluminia A1 y A2. Ideal pary obsequiar, comunicar, dacorar ty hogar u oficina. Te recomendames que etijas a5 imdgenes en

3lta definicion.

Material: marco de aluminio, lamina protectora mate

Incluye impresion en papel fotogrifico.

Medidas: A1(84,159,4¢m) 0 A2 (42%59,7em)

Entregaen24adghs

https://copipunto.com/product/: cuadro-de-aluminio-a1-y-a2/

172
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Descripcidn
Banner Colgante

Impresién litex full color en lona Frontlight

Soparte y cordén de nylon para colgar.
Entrega en 48 hs

RN de Huranag

https:/fcopipunto.comlproduct/banner-colgantel

Banner Colgante - Copipunto Shop

bo

[CRE ]

Banner Colgants
$140.000
Banner Colgante

Impresidn latex full color en tona frontlight
Soporte y corddn de nylén para colgar.
Entregaen 48 hs

Formas de pago seguras
Famy M I FErant i hatania, Tigo ! iens, Billatars
gl Jidtee, 2

S e
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Presupuesto

L KP 4 N° 6831
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TRTE,TRADecxéNYT:CNOLOGI’A comprobantede

Desde 1956 venta

Asuncion, 22 de Agosto de 2024

Senor(es): ANDE idf.Cliente 2.141 R.UC.: 80009735-1
Contacto : —
Direccion : Avda. Espaiia 1268 e/ Padre Cardozo
Telefono : -
Correo : - Precio Unitario
Cantidad  Descripcién IVA Incluido Total
270 ESTANDARTES CON VARILLA PLASTICA 66.000 17.820.000
Impresién digital full color en tela vinilica medidas: 60 x 80 cm con
varilla plastica y cordén. MISION VISION VALORES
20 ENMARCADOS 695.000 13.900.000

enmarcados con base de MDF y protector de vidrio medidas: 84 x 59
con con bordes de metal dorado o plateado. impresion digital full color
en vinilo mate

Tipo de Documento: CO 001-001-
Condiciones de Pago: Contado

Plazo de Entrega: 0 Dias

Validez de la Oferta: 0 Dias

Asistente de Ventas: Pablo Paredes

Observacién: Para iniciar el trabajo se solicita el anticipo del 50% asi se ingresa el trabajo a produccién
g

*** Fin del Presupuesto ***



Adriana Maldonado

De: clientes5@estudiobenitez.com.py

Enviado el: Jueves, 22 de agosto de 2024 11:54 a.m.

Para: Adriana Maldonado

CcC: makarena@estudiobenitez.com.py

Asunto: RE: presupuesto Péster Institucional de Misién, Visién y Valores 2024
Datos adjuntos: ANDE - Enmarcados y estandartes..pdf

Buen dia, cémo estas?

Te paso en adjunto el presupuesto formal solicitado, para el enmarcado aumenté un chiqui el precio porgue los materiales ¢
respecto a los banners, les mantenemos el precio teniendo en cuenta que son clientes que compran siempre.

m ~
Pablo Paredes
@) LF 2 .

De: Adriana Maldonado <adriana_maldonado@ande.gov.py>

Enviado el: martes, 20 de agosto de 2024 12:44

Para: clientesS@estudiobenitez.com.py

Asunto: RE: presupuesto Péster Institucional de Mision, Visién y Valores 2024

Cuando usted pueda. No hay problema.

Lic. Adriana Maldonado
Seccién Seguimiento de Informes Gerenciales



Departamento de Desarrollo de Politicas y Sistemas de Gestion
Teléfono (595-21) 217 - 2048

De: clientesS@estudiobenitez.com.py [mailto:ciientesS@estudiobenitez.com.pﬂ
Enviado el: martes, 20 de agosto de 2024 12:41 p.m.

Para: Adriana Maldonado

CC: makarena@estudiobenitez.com.py

Asunto: RE: presupuesto Péster Institucional de Mision, Visién y Valores 2024

Buenas, como esta?

En qué horario puedo llamarle para poder ver con usted algunos detalles de lo requerido?

. H | v PR
Fapic Paredes N
© estuciovenitersy @ EscioBeritar @ w

De: Adriana Maldonado <adriana maldonado@ande.gov.py>

Enviado el: martes, 20 de agosto de 2024 12:38

Para: clientes5 @estudiobenitez.com.py

cc: makarena@estudiobenitez.com.pv

Asunto: RE: presupuesto Pdster Institucional de Misidn, Vision y Valores 2024

Buenas tardes
Me podrian enviar actualizado el presupuesto?
También estaria requiriendo los precios referenciados de los items solicitados, de cualquiera de las siguientes opcio

* Precios ofrecidos por empresas al publico en general para el bien, obra o servicio requerido por la
Convocante, ya sea que tales ofertas hayan sido realizadas en un portal publico de internet, o a través
2



de publicaciones periodisticas, revistas u otro medio comprobatorio iddneo.

e Precios publicados por cdmaras, organizaciones, instituciones, organismos del sector publico o privado,
nacional o internacional, que puedan ser verificados en revistas, paginas web, catalogos, u otros
documentos, respecto de bienes, servicios u obras similares o idénticos a lo solicitado.

Desde ya muchas gracias.
Atte,,

Lic. Adriana Maldonado

Seccién Seguimiento de Informes Gerenciales

Departamento de Desarrollo de Politicas y Sistemas de Gestién
Teléfono (595-21) 217 - 2048

De: clientes5@estudiobenitez.com.py |mailto:clientesS@estudiobenitez;com.gy]

Enviado el: viernes, 16 de agosto de 2024 12:21 p.m.

Para: Adriana Maldonado

CC: makarena@estudiobenitez.com.py

Asunto: RE: presupuesto Pdster Institucional de Mision, Visidn y Valores 2024

Buen dia, coOmo estas?

Te actualizo el ppto. En un rato




Adriana Maldonado

De: Adriana Maldonado
Enviado ef: viernes, 16 de agosto de 2024 10:25 am.

Para: 'ch’entes@estudiobenitez.com.py'; 'PABLO - ESTUDIO BENITEZ'
Asunto: RV: presupuesto Péster Institucional de Misién, Visién y Valores 2024
Buenos dias

Se solicita actualizacion del Présupuesto que nos remitieron en fecha 05.03.24.
Desde ya muchas gracias.
Atte,

Lic. Adriana Maldonado

Seccidn Seguimiento de Informes Gerenciales

Departamento de Desarrollo de Politicas y Sistemas de Gestion
Teléfono (595-21) 217 — 2048

Enviado - martes, 05 de marzo de
CC: Adriana Maldonado
Asunto: Presupuesto Péster Institucional de Mision, Visidn y Valores 2024

Muy buen dia adriana
Desde ya graciag POr contactarnos
te detallo los precios

Modelo: Cuadro €on marco de aluminjq
Medida: 84 x 59 cm

Metal plata impresion serigréfica

Texto: Misién, Visién ¥ Valores de |a ANDE.
Cantidad: 20 (veinte) unidades

585.000gs cada uno



Modelo: Banner Colgante

Medida: 80 x 60 cm

Texto: Mision, Visién y Valores de la ANDE.Cantidad: 270 (doscientos setenta)
Varilla pléstica y cordén

66.000gs cada uno

A las érdenes
Nos encantaria trabajar con ustedes
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---------- Mensaje reenviado ----------

De: Adriana Maldonado <

Fecha: 4 mar 2024, 22:48 -0300

Para: clientes@estudiobenitez.com.py <clientes@estudiobenitez.com.py>

Asunto: Solicitar presupuesto Péster Institucional de Mision, Visién y Valores 2024

Buenas tardes:Por este medio se solicita presupuestos para la impresién digital de los Textos Institucional
| Valores de la ANDE, con las siguientes especificaciones técnicas: Modelo: Cuadro con marco de aluminio
. cmTexto: Mision, Visién y Valores de la ANDE.Cantidad: 20 (veinte) unidades.Cliente: Administracién Na

2



Telélono: (021) 294-100
.

@printfaciery.com.py
Avda, Artigas N°2080

ROCOR S.R.L. Asuncién-Paraguay
PRESUPUESTO NUMERO: 5887/2024
Fecha: 21/08/2024

Atte: Lic. Adriana Maldonado — Administracién Nacional de Electricidad (ANDE)
Trabajo Solicitado: Cuadros y Banners Colgantes

MONTO MONTO

N DETALLE CANTIDAD | MEDIDA UNITARIO TOTAL
OPCION 1: CUADRO CON MARCO DE ALUMINIO Y BASE DE
1 |ACRILICO BLANCO DE 3,2mm CON PLOTTER DE CORTE PARA 20 84X59 cm 565.000 11.300.000

LETRAS EN ADHESIVO TIPO VINIL COLOR NEGRO

OPCION 2: CUADRO CON MARCO DE ALUMINIO Y BASE DE PVC

2 [RIGIDO BLANCO DE 2mm CON PLOTTER DE CORTE PARA 20 84X59 cm 400.000 8.000.000

LETRAS EN ADHESIVO TIPO VINIL COLOR NEGRQ

BANNER COLGANTE DE LONA IMPRESA FULL COLOR CON
= 100. 7.000.

CANOS EN LOS EXTREMOS Y SUJETADOR 270 S0X60 cm o000 27:000.000

Imégenes de Referencia:

Vg

Observaciones:

* Estos precios ya incluyen IVA.

° Encaso de ser aprobado este presupuesto solicitamos ORDEN DE COMPRA para
procesar los trabajos.

* Tiempo estimado de trabajo: 1 Semana una vez aprobado el presupuesto

* Forma de Pago: Contratacion Directa — Contado

Atte.
Analia Pagliaro




Adriana Maldonado

De: Adriana Maldonado

Enviado el: lunes, 19 de agosto de 2024 01:43 p.m.

Para: ‘printdigitalpy@gmail.com'

Asunto: Solicitar presupuesto Pdster Institucional de Mision, Vision y Valores 2024

Buenas tardes:

Por este medio se solicita presupuestos para la impresion digital de los Textos Institucionales de Mision, Visién y Vi
siguientes especificaciones técnicas:

1) Modelo: Cuadro con marco de aluminio

Medida: 84 x 59 cm

Texto: Misidn, Visién y Valores de la ANDE.

Cantidad: 20 (veinte) unidades.

Cliente: Administracion Nacional de Electricidad (ANDE)
RUC: 80009735-1

2) Modelo: Banner Colgante

Medida: 80 x 60 cm

Texto: Mision, Vision y Valores de la ANDE.

Cantidad: 270 (doscientos setenta) unidades.

Cliente: Administracion Nacional de Electricidad (ANDE)
RUC: 80009735-1

Desde ya muchas gracias.
Atte,

Lic. Adriana Maldonado

Seccion Seguimiento de Informes Gerenciales

Departamento de Desarrollo de Politicas y Sistemas de Gestion
Teléfono (595-21) 217 — 2048



Adriana Maldonado

De: Ventas Print Factory <ventas@printfactory.com.py>

Enviado el: Jjueves, 22 de agosto de 2024 04:34 p.m.

Para: Adriana Maldonado

Asunto: PRESUPUSTO SOLICITADO

Datos adjuntos: PPTO N° 5887_ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE).pdf

Buenas Tardes Lic. Maldonado,

Adjunto presupuesto solicitado. Le comento que le pasé dos opciones de materiales para los cuadros de Gerencia.
Cualquier duda o consulta a las érdenes.

Atte

Analia Pagliaro
ROCOR SRL

Cel: (0994) 899609



