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DICTAMEN DE PRECIOS REFERENCIALES |
En atencion a la Resolucion DNCP N° 1890/2020 POR LA CUAL SE REGULA LA
ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03, informamos que la
metodologia utilizada para la obtencién del Precio Referencial de la convocatoria a Contratacion

Directa N° 22/2020 “SERVICIO DE SOPORTE DE SOFTWARE DEL EQUIPO AS400 E
ISERIES”, ID N° 373282 es la siguiente: .

4. Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita

contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrénico, nota u
otro medio comprobatorio idéneo”

En vista a la especialidad de la presente contratacidn excepcionalmente en esta oportunidad no se
pudo dar cumplimiento a la combinacién de fuentes establecidas, en consecuencia la convocante
opto por utilizar exclusivamente el presupuesto proveido por la firma KNOW HOW S.A_, por los
motivos que se exponen a continuacién:

1. No fue posible utilizar contratos anteriores celebrados por la Institucion, debide a que el
iltimo contrato data del afio 2016 por lo que el precio convenido en esa oportunidad se
encuentra desfazado.

2. Considerando la especialidad de las especificaciones técnicas remitidas por la
Dependencia, no se cuenta con contratos anteriores celebradoes por otras Convocantes.

3. Conforme a las documentaciones arrimadas por la dependencia requirente, se tiene que se

han solicitado y reiterado presupuestos a otras firmas (Softshop, Netlogic v Psline), quicnes.
no remitieron la cotizacion solicitada.

Por las razonas expuestas, se obtuvo el siguiente precio referencial:

PRECIO REFERENCIAL PARA EL SERVICIO DE SOPORTE DE SOFTWARE DEL EQUIPO AS400
PRECIO
PRECIO PRECIO
UNIDAD UNITARIO
P DESCRIPCION , PROMEDIO | PROMEDIO
1D ITEM DEL SERVICIO CANTIDAD DE PRESENTACION KNOW UNITARIO TOTAL
MEDIDA HOW
G. G.
G.
Servicio de
Soporte de
373282 I Sqﬁware del 24 MES UNIDAD 1.916.667 1.916.667 46.000.008
Equipo AS400 ¢
iSeries

Atendiendo a las disposiciones reglamentarias, se adjunta la documentacion respaldatoria, a fin de
validar los precios referenciales arrimados por el requirente, en consecuencia, se hallan dadas las
condiciones para su comunicacién con el llamado correspondiente.

Atentamente,
A AUAPA DE GARDEL
Encargada Despacho
Subgerencia Departamental Operativa de Contrataciones
Subgerencia Departamental Operativa de Contrataciones ® 4191578 B2 carolinaauada@bnf.qgov.

Seccién Compras Menores B 4191795 X carlalezcanc@bnf.gov.oy



’ SERVICIOS Y ASESORIA EN
OW INFORMATICA.
www.knowhow.com.py
knowhow@knowhow.com.py

Asuncidn, 24 de Julio de 2020

Sefior/es

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Att: Carlos Ninez

Presente

De nuestra Consideracién:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes con el objeto de presentarles el presupuesto
con para la provisién de productos y/o servicios que ha sido solicitado por su apreciada
firma.

Los precios y condiciones se expresan a cantinuacién;

Soporte de Software para Plataforma AS400

Son guaranies: veinte y tres millones
Modalidad: Servicio.

Forma de Pago: A convenir

Plazo de Entrega: Inmediata

Validez de oferta: 30 Dias

AR N S | .. | Costo Unit [Porcentaje| - ]
FOdIE0. Tilind sy Degcripcion, Cant VA Toa) | VA oSS o
Servicio Cargo anual por Servicio d 1 23.000.000 10% 23.000.000
Soporte de software As400. Has
10 horas de soporte mensual.
Sub-Total 23.000.000
Total: Gs. 23.000.000

"Por la presente, el Cliente presta su debida conformidad y aceptacién con la
descripcion de los bienes y servicios arriba mencionados”

QObservacidn

Daniel Avila

Venezuela 845 ¢/ Sargento Gauto
Asuncidn - Paraguay

Teléfono: +595 (21) 289-8000




Carlos Alberto Nufiez Vera

TR -
De: Daniel Avila <davila@knowhow.com.py>
Enviado el; viernes, 24 de julio de 2020 15:07
Para: Carlos Alberto Nufiez Vera
CcC: Cesar Trapany; Marcelo Verding; Edward Euclides Vazguez Noguera
Asunto: Re: Soporte AS400
Datos adjuntos: BNF - Cotizacion Soporte Software iSeries.pdf

Va de vuelta.
Las disculpas por &l error.

Saludos.

Daniel Avila C.

Know How S, A,

Teléfono: (595) (21) 289-8446
Celular; (595) 983-704-928
Direccidn: Avenida Venezuela 845
C.P. 1431 - Asuncién, Paraguay

————— Carlos Alberto Nufiez Vera <carlosnunez@bnf.gov.py> escribid: -----

Para: Cesar Trapani <ctrapani@knowhow.com.py>, Daniel Avila <davila@knowhow.com.py>
De: Carios Alberto Nufiez Vera <carlosnunez@bnf.gov.py>

Fecha: 24/07/2020 14:47

Cc: Marcelo Verdina <mverdina@knowhow.com.py>, Edward Euclides Vazquez Noguera <edwardvazquez@bnf.
Asunteo: Soporte AS400

Gracias Cesar j!.

DANY, SERIA BUENO S| PODES CORREGIR ESA PARTE Y ENVIARME DE VUELTA, F_’HI;__S___L;}__QQE_gs Vbrarsta g‘rtgcriteriog.rar en ese aspe

Muchas gracias desde va



,Carloé Alberto Nunez Vera

De:
Enviado el:
Para:

CcC:
Asunto:

Carlos Ruben Portiflo Acosta <rportillo@netlogic.com.py>

jueves, 02 de julio de 2020 10:24

Carlos Alberto Nufiez Vera

Edward Euclides Vazquez Noguera

RE: ERVICIO DE SOPORTE DE SOFTWARE DEL FQUIPO AS 400 e i SERIES.

Carlos Netlogic no comercializa Soluciones de AS/400.-

Saludos cordiales.

Rubén Portillo

Ejecutive de Cuentas

Phone: +595-21-612227 int: 2244
Mobile: +595-991-823.082

Email: rportillo@netlogic.com.py
wiw. netloaic_com.py

De: Carlos Alberto Nufiez Vera [mailto:carlosnunez@bnf.gov.py]

Enviado el: jueves, 2 de julio de 2020 10:21

Para: Carlos Ruben Portillo Acosta <rportillo@netlogic.com.py>

CC: Edward Euclides Vazquez Noguera <edwardvazquez@hbnf.gov.py>
Asunto: ERVICIO DE SOPORTE DE SOFTWARE DEL EQUIPC AS 400 e i SERIES.

Buenos dias Ruben;

Por instrucciones del Gerente de Infraestructura, cumplo en remitirles adjunto, las EETT del llamado

de "SERVICIO DE SOPORTE DE SOFTWARE DEL EQUIPO AS 400 «'i SERIES”. | solicitando, nos puedan

remitir con la urgencia del caso, el precio referencial de! mismo. Es a fin de completar nuestra carpeta para el
proximo llamado,

Les ruego encarecidamente, que en caso gque vuestra empresa no provea el servicio mencionado, nos comuniguen.

Cualquier consulta estamos a las érdenes.

Muchas gracias desde ya.

Carlos N.




Carlos Alberto Nufiez Vera

De: Anglia Garcia <analia_garcia@softshop.com.py>

Enviadao el: jueves 23 de julio de 2020 15:37

Para: Carlos Alberto Nufiez Vera; Anibal Zapattini

ce: Edward Eudlides Vazquez Noguera; Diego Andres Peralta Jimenez

Asunto: RE: Precio Referencial para el llarnado "SERVICIO DE SOPORTE DE SOFTWARE DEL

EQUIPO AS400 E | SERIES”

Carlos, como estas!,

Para que podamos participar, se debe facturar por adelantado, es decir una vez adjudicada, el pago se debe realizar por
el total 'dé 16 ofertads v no menslalmente. B '

Las horas se utilizan da acusrde a lo que requieran. {240hs)

Saludos
AGZ

De: Carios Alberto Nufiez Vera <carlosnunez@bnf.gov.py>

Enviade el: lunes, 20 de julio de 2020 10:53

Para: Analia Garcia <analia_garcia@softshop.com.py>; Anibal Zapattini <anibal_zapattini@softshop.com py>
CC: Edward Euclides Vazquez Noguera <edwardvazquez@bnf.gov.py>; Diego Andres Perzlta limenez
<diegoperalta@bnf.gov.py>

Asunto: Precio Referencial para el flamado “SERVICIO DE SOPORTE DF SOFTWARE DEL EQUIPO ASE00 £ i SERIES”

Buenos dias Analia;

De acuerdo a o conversado, las solicitamos el Precio Referencial para el lamado “SERVICIO DE SOPORTE DE SOFTWARE
DEL EQUIPO AS400 E i SERIES”, La prestaci6n del servicio deberd ser como promedio de 10 horas mensuales
acumulsbles. (En las EETT que le habiamos remitido con anterioridad figuran 20 horas mensuales acumulablas).

Muchas gracias desde ya

Carlos N.

De: Carlos Alberto Nufiez Vera

Enviado ef: jueves, 09 de julio de 2020 10:58

Para: ‘Analia Garcia' <gnalia_garcla@softshop com.py>

CC: Anibal Zapattini <anibal zapattini@softshop.com.py>

Asunto: Precic Referencial para el llamado “SERVICIC DE SCPORTE DE SOFTWARE DEL EQUIPO AS400 E | SERIES"

Buenos dias Seflores SOFT SHOP;

Con las discuipas del caso, valvemaos a solicitar el Precio Referancial para el lamado “SERVICIO DE SOPORTE DE
SOFTWARE DEL EQUIPO AS400 E i SERIES”. La prestacion del servicic deberd ser como promedig de 15 horas

mensyales acumulables. (En las EETT que le habiamos remitido con anterioridad figuran 20 horas mensuales
acumulables),

Les ruego me hagan llegar a mds tardar para el dia de mafana viernes 10/07/2020 en horas de la tarde. Si existiera
algln inconvenignte gue le impida presentarse a este llamado, les ruego nos comuniquen.

Muchas gracias.



lun 15/06/2020 11:23

Maribel Quevedo MQuevedo®@psline.com.py
RE: SERVICIO DE SOPORTE DE SOFTWARE DEL EQUIPQ AS 400 e i SERIES.

Para: Carlos Alberto Nufiez Vera carlosnunez@bnf.gov.py

cC: David Almiron <dalmiron@psline.com.py>; Edward Euclides Vazquez Noguera
<edwardvazquez@bnf.gov.py>; Fernando Saucedo <fsaucedo@psline.com.py>;

Richard Morinigo rmorinigo @ psling.com.py

]Buenos dlas Carios un gusto! espero que se encuentren bien.

=S| icio a través de nuestra red de Asociados, veo que ya les has
soli o también aellos. Nosotros apenas tengamos la confirmacién de parte de ellos
procesamos

con iBM.

Saludos,

Maribel Quevedo L.
Gerente de Ventas

PS LINE S.A.
Espana 2028 esquina Brasilia - 1er Piso Edificio Urano. Asuncién - Paraguay
Teléfono: 595-21-220 220

email: mouevedo@psline.com.py




